
Segue cotação de endosso- inclusão por aditivo: GM/spin*0km= MUNICIPIO DE
JOACABA

De: carina@menonseguros.com.br (carina@menonseguros.com.br)

Para: frotaspmj@yahoo.com

Cc: sheila@menonseguros.com.br

Data: sexta-feira, 20 de setembro de 2024 às 14:07 BRT

 
 
 
Boa tarde, Prezados
  

Segue cotação de endosso de SEGURO AUTO para inclusão de veículo, na apólice nº 01.31.126423, com final
de vigência em 07/02/2025 .

  

Prêmio total à pagar de R$ 1.251,36

 

Para efetivação do seguro, gentileza enviar:

1. Empenho ou autorização de fornecimento,

 

obs.: Este orçamento é válido somente para contratação por aditivo, portanto, não deve ser levado em conta como
parâmetro de preços para uma futura licitação.

atenciosamente  

 

 

    

 

Carina Schneider
Telefone: 49 3521-3731
49 3522-5984
E-mail: carina@menonseguros.com.br
Av. Barão do Rio Branco, 104, Sala 1303,
Centro Joaçaba, SC 89600-000
 

 
 
De: carina@menonseguros.com.br <carina@menonseguros.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 18 de setembro de 2024 14:10
Para: 'William Gugel' <frotaspmj@yahoo.com>
Assunto: RES: Solicitação de cotação para endosso em apólice vigente*encaminhado
 
 
 
Boa tarde,
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Tudo bem!
 
 
 
Pedido recebido e encaminhado para cotação.
Pedimos aguardar retorno da área responsável.
 
 
Att.
 
 
 

 

    

 

Carina Schneider
Telefone: 49 3521-3731
49 3522-5984
E-mail: carina@menonseguros.com.br
Av. Barão do Rio Branco, 104, Sala 1303,
Centro Joaçaba, SC 89600-000
 

 
 
De: William Gugel <frotaspmj@yahoo.com>
Enviada em: terça-feira, 17 de setembro de 2024 16:34
Para: Carina Menon <carina@menonseguros.com.br>; Menon Corretora de Seguros Lltda - Sheila
<sheila@menonseguros.com.br>; Eduardo Alves de Oliveira <denisa@gnpseguros.com.br>
Assunto: Solicitação de cotação para endosso em apólice vigente
 
Boa tarde!
 
 
Solicito cotação para endosso em apólice vigente (firmada com o Município de Joaçaba), para o veículo Chevrolet Spin
Chassi 9BGJP7520SB158382 (nota fiscal anexa), com as seguintes coberturas:
 
 

CASCO: FIPE 100% 

DANOS MATERIAIS: R$ 130.000,00

DANOS CORPORAIS: R$ 130.000,00

DANOS MORAIS: R$ 30.000,00

APP – MORTE: R$ 25.000,00

APP – INVALIDEZ: R$ 25.000,00

APP – DMH: R$ 25.000,00

COBERTURA DE VIDROS, LANTERNAS, RETROVISORES, GUINCHO ILIMITADO, TAXI ILIMITADO, TROCA
DE PNEU, CARGA DE BATERIA, CHAVEIRO.
 
 
 
Desde já, agradeço a atenção dispensada.
 
 
 
Atenciosamente,
 
William Schmitz Gugel
Secretaria de Infraestrutura e Agricultura
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Município de Joaçaba
Contato: (49) 35278882

Não contém vírus.www.avast.com
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