24/09/2024, 16:08 Yahoo Mail - Re: Solicitagdo de cotagdo para endosso em apdlice vigente

Re: Solicitacao de cotagdo para endosso em apolice vigente

De:  Lucas Dri Chamorra (suporte@gnpseguros.com.br)
Para: frotaspmj@yahoo.com

Data: terca-feira, 24 de setembro de 2024 as 15:30 BRT

William, boa tarde.

Segue em anexo a cotacgdo solicitada, apresentada pela Mapfre Seguros Gerais.

Para 6rgaos publicos ndo é necessaria a vistoria, apenas com sua autorizagao formal é possivel efetivar o
seguro ainda hoje!

Qualquer duvida, fico a disposicéao!

Atenciosamente.

Lucas Dri Chamorra
(54) 3028-4133 | 99656-4133 (Whats)
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On Thu, 19 Sept 2024 at 13:52, Lucas Dri Chamorra <suporte@gnpseguros.com.br> wrote:

ES

William, boa tarde.
JOACABA/SC - 359901.5

Acusamos o recebimento de sua solicitagdo e informamos que estaremos trabalhando a mesma junto a area

técnica da seguradora.

On Tue, 17 Sept 2024 at 16:46, Apoio - GNP Seguros <apoio@gnpseguros.com.br> wrote:

Atenciosamente.
Lucas Dri Chamorra
(54) 3028-4133 | 99656-4133 (Whats)
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Atenciosamente
Lucas Dri Chamorra
(54) 3028-4133 | 99656-4133 (WhatsApp)

gnp 3

COMSULTORIA DE SEGUROS

LICITACOES

—————————— Forwarded message -------—--
De: William Gugel <frotaspmj@yahoo.com>

about:blank 12
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about:blank

Date: ter., 17 de set. de 2024 as 16:42

Subject: Solicitagdo de cotagédo para endosso em apodlice vigente

To: Carina Menon <carina@menonseguros.com.br>, Menon Corretora de Seguros Lltda - Sheila
<sheila@menonseguros.com.br>, Eduardo Alves de Oliveira <denisa@gnpseguros.com.br>

Boa tarde!

Solicito cotagéo para endosso em apodlice vigente (firmada com o Municipio de Joagaba), para o veiculo
Chevrolet Spin Chassi 9BGJP7520SB158382 (nota fiscal anexa), com as seguintes coberturas:

CASCO: FIPE 100%

DANOS MATERIAIS: R$ 130.000,00
DANOS CORPORAIS: R$ 130.000,00
DANOS MORAIS: R$ 30.000,00

APP — MORTE: R$ 25.000,00

APP — INVALIDEZ: R$ 25.000,00

APP — DMH: R$ 25.000,00

COBERTURA DE VIDROS, LANTERNAS, RETROVISORES, GUINCHO ILIMITADO, TAXI ILIMITADO,

TROCA DE PNEU, CARGA DE BATERIA, CHAVEIRO.

Desde ja, agradeco a atengéo dispensada.

Atenciosamente,

William Schmitz Gugel

Secretaria de Infraestrutura e Agricultura
Municipio de Joacaba

Contato: (49) 35278882
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